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Taynan Oliveira

De: Jurandir Dantas <jurandir.dantas@ntlog.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 18:03
Para: luana.gouveia@logservicos.com.br; 'Taynan'; paulo.moura@ntlog.com.br; 'José Vitor'; 'Financeiro'; 'Ana Santos'
Cc: 'Cairo Vieira'
Assunto: [Spam] RES: 1 QZ NTLOG

Luana e Taynan ! 
 
  
 
Ontem tive uma reunião com o financeiro. E, hoje ele liberou a mais antiga. Estamos vendo de que forma poderemos recompor mais alguma fatura junta com a que vai vencer 
no dia 25 próximo.  
 
  
 
Att: 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
De: luana.gouveia@logservicos.com.br <luana.gouveia@logservicos.com.br> 
Enviada em: quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 14:59 
Para: 'Taynan' <faturamento@logservicos.com.br>; paulo.moura@ntlog.com.br; 'José Vitor' <financeiro2@ntlog.com.br>; 'Financeiro' <financeiro@ntlog.com.br>; 'Ana Santos' 
<ana.santos@logservicos.com.br>; jurandir.dantas@ntlog.com.br 
Cc: 'Cairo Vieira' <cairo.vieira@logservicos.com.br> 
Assunto: RES: 1 QZ NTLOG 
 
  
 
Boa tarde! 
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Prezado Paulo, 
 
  
 
Poderia nos posicionar quanto à previsão para liquidação dessas faturas em aberto? 
 
Favor nos ajudar! 
 
  
 
Conto com sua atenção. 
 
  
 
No aguardo. 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
De: Taynan <faturamento@logservicos.com.br <mailto:faturamento@logservicos.com.br> > Enviada em: quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 14:41 
Para: paulo.moura@ntlog.com.br <mailto:paulo.moura@ntlog.com.br> ; José Vitor <financeiro2@ntlog.com.br <mailto:financeiro2@ntlog.com.br> >; Financeiro 
<financeiro@ntlog.com.br <mailto:financeiro@ntlog.com.br> >; Luana Gouveia <luana.gouveia@logservicos.com.br <mailto:luana.gouveia@logservicos.com.br> >; Ana Santos 
<ana.santos@logservicos.com.br <mailto:ana.santos@logservicos.com.br> >; jurandir.dantas@ntlog.com.br <mailto:jurandir.dantas@ntlog.com.br> 
Assunto: ENC: 1 QZ NTLOG 
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Boa tarde! 
 
  
 
  Prezados, 
 
                Segue em anexo nota fiscal que refere-se a 1ª qz de janeiro de 2021. 
 
Por favor, confirmar recebimento. 
 
  
 
Aproveito também, para perguntar a previsão de pagamento das notas: 560, 573, 604, 606 e 623 que encontram-se em atraso. Juntas somam o valor de R$ 154.976,80. 
 
  
 
  
 
Atenciosamente, 
 
  
 
 
 
  
 
Enviado do Email <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986>  para Windows 10 
 
  
 
De: Ana Santos <mailto:ana.santos@logservicos.com.br>  
Enviado:terça-feira, 19 de janeiro de 2021 10:59 
Para: faturamento@logservicos.com.br <mailto:faturamento@logservicos.com.br>  
Assunto: 1 QZ NTLOG 
 
  
 
Taynan, 
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Segue em anexo fechamento NTLog 1 qz de janeiro.  
 
  
 
Atc, 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
________________________________ 
 
 <https://www.avast.com/antivirus>  Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.  
www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>   
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Taynan Oliveira

De: luana.gouveia@logservicos.com.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 12:27
Para: 'Paulo Moura'; 'Jurandir Dantas NTLOG'
Cc: 'Cairo Vieira'; faturamento@logservicos.com.br
Assunto: ENC: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER

 
Sr. Paulo, 
Precisamos de um retorno a respeito do pagamento das notas que encontram-se em atraso. 
Enviamos e-mail algumas vezes e até hoje não tivemos nenhum retorno, nem se quer uma satisfação, absurdo isso! 
 

NOTA 
FISCAL CLIENTE Valor da Conta VENCIMENTO Competência 

604 NTLOG         44.410,90   1ª QZ DE NOVEMBRO.20 – EM ATRASO 
606 NTLOG         33.155,90   2ª QZ DE NOVEMBRO.20 – EM ATRASO 
796 NTLOG           4.910,20  10/07/2021 1ª QZ DE MAIO.21 – EM ATRASO 
806 NTLOG           5.542,90  25/07/2021 2ª QZ DE MAIO.21 
830 NTLOG           5.042,80  10/08/2021 1ª QZ DE JUNHO.21 
855 NTLOG           6.099,80  25/08/2021 2ª QZ DE JUNHO.21 
898 NTLOG           4.786,70  10/07/2021 1ª QZ DE JULHO.21 

 
 
Ao longo do período da nossa prestação de serviço, sempre honramos com compromisso de seguir com as entregas dentro de um acordo celebrado entre a Log e a NT Log (na 
ocasião representada por Jurandir Dantas), e mesmo diante de queda de volumetria em que não fomos nem informados, nunca deixamos de atender vocês, porém, 
percebemos que a NT Log não tem demonstrado interesse em resolver esse assunto, que ao nosso ver é de extrema importância. 
 
Fico no aguardo de um posicionamento. 
 
Att. 
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De: luana.gouveia@logservicos.com.br <luana.gouveia@logservicos.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 29 de junho de 2021 10:30 
Para: 'Paulo Moura' <paulo.moura@ntlog.com.br>; 'Taynan Oliveira' <faturamento@logservicos.com.br>; 'Jurandir Dantas NTLOG' <jurandir.dantas@ntlog.com.br> 
Assunto: RES: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER 
 
Bom dia! 
 
Prezado Paulo, 
 
Tem algum retorno referente ao e-mail abaixo? 
 
Precisamos de uma posição com urgência. 
 
No aguardo. 
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De: Paulo Moura <paulo.moura@ntlog.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2021 14:09 
Para: luana.gouveia@logservicos.com.br; 'Taynan Oliveira' <faturamento@logservicos.com.br>; 'Jurandir Dantas NTLOG' <jurandir.dantas@ntlog.com.br> 
Assunto: RES: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER 
 
Boatarde. 
 
A quinzenas de março para frente estão em prazo de pagamento normais, com seu respectivos vencimentos programados. As duas quinzenas apresentadas em aberto de 
novembro/20 no quadro abaixo, o setor financeiro estará analisando detalhadamente a ocorrência e retornaremos após a verificação. 
 
 

 
 

De: luana.gouveia@logservicos.com.br <luana.gouveia@logservicos.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 11 de maio de 2021 11:19 
Para: 'Taynan Oliveira' <faturamento@logservicos.com.br>; 'Paulo Moura' <paulo.moura@ntlog.com.br>; 'Jurandir Dantas NTLOG' <jurandir.dantas@ntlog.com.br> 
Cc: cairo.vieira@logservicos.com.br 
Assunto: RES: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER 
 
Bom dia! 
 
Prezado Paulo, 
 
Gostaria de saber se há algum retorno referente ao e-mail abaixo, pois além das notas que foram relacionadas no e-mail anterior, há mais 2 que venceram após o envio desse 
e-mail, portanto segue informação atualizada do que encontra-se em atraso: 
 

NOTAS EM ABERTO - NT LOGISTICA 
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NOTA 
FISCAL EMISSÃO COMPETÊNCIA VALOR 

604 03/12/2020 1ª qz de Novembro.20 R$                      44.410,90  
606 07/12/2020 2ª qz de Novembro.20 R$                      33.155,90  
716 18/03/2021 1ª qz de Março.21 R$                        7.010,30  
736 08/04/2021 2ª qz de Março.21 R$                        8.066,70  
759 29/04/2021 1ª qz de Abril.21 R$                        4.378,00  

Total R$        97.021,80  
 
Trata-se de um montante relativamente alto, portanto precisamos resolver essa situação imediatamente. 
 
Favor dar um retorno. 
 
No aguardo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De: Taynan Oliveira <faturamento@logservicos.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2021 17:02 
Para: 'Paulo Moura' <paulo.moura@ntlog.com.br>; 'Jurandir Dantas NTLOG' <jurandir.dantas@ntlog.com.br> 
Cc: luana.gouveia@logservicos.com.br; cairo.vieira@logservicos.com.br 
Assunto: RES: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER 
 
Boa tarde 
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Prezados Paulo e Jurandir, 
                Poderiam me informar a programação de pagamento das notas abaixo? Tratam-se de notas antigas e até o prezado momento, não tivemos retorno do pagamento das 
mesmas. 
 

NOTAS EM ABERTO - NT LOGISTICA 
    

NOTA 
FISCAL EMISSÃO COMPETÊNCIA VALOR     

604 03/12/2020 1ª qz de Novembro.20                           44.410,90  pendente   
606 07/12/2020 2ª qz de Novembro.20                           33.155,90  pendente e com desconto de R$1.094,07 
716 18/03/2021 1ª qz de Março.21                              7.010,30  pendente   

Total              84.577,10      
 
 
Aguardo retorno. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
 
 
 

De: José Vitor [mailto:financeiro2@ntlog.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2021 16:14 
Para: 'Taynan Oliveira'; ana.santos@logservicos.com.br 
Cc: 'Financeiro' 
Assunto: RES: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER 
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Boa tarde, 
 
Segue em anexo planilha com valores descontados, e qualquer dúvida sobre os descontos consultar o Jason que é do setor responsável por esses assuntos. 
 
E sobre os pagamentos pendentes você tem que entrar em contato com nossa diretoria. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

De: Taynan Oliveira <faturamento@logservicos.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 29 de abril de 2021 15:46 
Para: 'José Vitor' <financeiro2@ntlog.com.br>; ana.santos@logservicos.com.br 
Cc: 'Jurandir Dantas NTLOG' <jurandir.dantas@ntlog.com.br>; 'Paulo Moura' <paulo.moura@ntlog.com.br>; 'Financeiro' <financeiro@ntlog.com.br>; 
hermes.marques@ntlog.com.br; luana.gouveia@logservicos.com.br 
Assunto: RES: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde, Vitor. 
 
                Segue em anexo nota fiscal da 1ª qz de Abril de 2021.  
Aproveito também para enviar a planilha das notas que estão em aberto e dos valores que foram recebidos e não consegui relacionar a alguma NF (pode haver desconto que 
eu não tenho conhecimento), conforme conversado via WhatsApp. 
 
 
Agradeço desde já. 
 
Atenciosamente, 
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De: José Vitor [mailto:financeiro2@ntlog.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 19 de abril de 2021 09:46 
Para: 'Taynan Oliveira'; 'Eliane Aguiar' 
Cc: 'Jurandir Dantas NTLOG'; 'Paulo Moura'; 'Financeiro'; hermes.marques@ntlog.com.br 
Assunto: Fechamento 1ª Quinz. Abril - PER 
 
Bom dia! 
  
Segue planilha de fechamento referente a 1ª quinzena de Abril.  
 
 
Atenciosamente, 
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Taynan Oliveira

De: Taynan Oliveira <faturamento@logservicos.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 23 de julho de 2021 10:44
Para: luana.gouveia@logservicos.com.br
Assunto: ENC: CONFERENCIA 1 QZ NOVEMBRO
Anexos: NF 000000604_NT LOGISTICA LTDA.pdf; CONFERENCIA_1ª Quinz. Novembro - PER.XLSX

 
 

De: Taynan [mailto:faturamento@logservicos.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 16:01 
Para: Ana Santos <ana.santos@logservicos.com.br>; Financeiro <financeiro@ntlog.com.br>; José Vitor <financeiro2@ntlog.com.br> 
Assunto: ENC: CONFERENCIA 1 QZ NOVEMBRO 
 
Boa tarde! 
 
  Prezados,          
                Segue em anexo nota fiscal que refere-se a 1ª qz de novembro de 2020. 
Por favor, confirmar recebimento. 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Enviado do Email para Windows 10 
 

De: Ana Santos 
Enviado:quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 10:51 
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Para: faturamento@logservicos.com.br 
Assunto: ENC: CONFERENCIA 1 QZ NOVEMBRO 
 
 
 

De: Financeiro [mailto:financeiro@ntlog.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 07:29 
Para: 'Ana Santos' <ana.santos@logservicos.com.br>; 'José Vitor' <financeiro2@ntlog.com.br> 
Assunto: RES: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Ana, bom dia! 
 
Os valores estão corretos conforme análise acima, os calculos de comissão são realizados considerando o peso real, mediante tabela negociada. 
 
 
Obrigada, 
 

 
 
 

De: Ana Santos <ana.santos@logservicos.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 16:02 
Para: 'Financeiro' <financeiro@ntlog.com.br>; 'José Vitor' <financeiro2@ntlog.com.br> 
Assunto: RES: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Viviana, 
 
Segue minha conferência ..  
 

De: Financeiro [mailto:financeiro@ntlog.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 15:31 
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Para: 'Ana Santos' <ana.santos@logservicos.com.br>; 'José Vitor' <financeiro2@ntlog.com.br> 
Assunto: RES: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Boa tarde! 
 
Favor onde estão as divergências. 
 
 
 
Obrigada, 
 

 
 
 

De: Ana Santos <ana.santos@logservicos.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 15:30 
Para: 'José Vitor' <financeiro2@ntlog.com.br>; 'Financeiro' <financeiro@ntlog.com.br> 
Assunto: RES: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Boa tarde, 
 
O fechamento está divergente..  
Na minha conferência está dando: R$ 48.988,00 
 
 
Atc, 
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De: José Vitor [mailto:financeiro2@ntlog.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 15:09 
Para: 'Ana Santos' <ana.santos@logservicos.com.br>; 'Financeiro' <financeiro@ntlog.com.br> 
Assunto: RES: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Boa tarde, 
 
Segue em anexo o solicitado 
 
Atenciosamente, 
 

 
 

De: Ana Santos <ana.santos@logservicos.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 30 de novembro de 2020 13:22 
Para: 'Financeiro' <financeiro@ntlog.com.br>; financeiro2@ntlog.com.br 
Assunto: RES: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Boa tarde, 
 
Alguma novidade? 
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De: Financeiro [mailto:financeiro@ntlog.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 19 de novembro de 2020 12:00 
Para: 'Ana Santos' <ana.santos@logservicos.com.br>; financeiro2@ntlog.com.br 
Assunto: RES: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Ana, bom dia! 
 
Ainda não enviamos o faturamento referente a 1ª quinzena de Novembro, estamos aguardando validação da diretoria. 
 
Por favor aguardar. 
 
 
Obrigada, 
 

 
 
 

De: Ana Santos <ana.santos@logservicos.com.br>  
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2020 15:22 
Para: financeiro2@ntlog.com.br 
Cc: financeiro@ntlog.com.br 
Assunto: CONFERENCIA 1 QZ OUTUBRO 
 
Boa tarde, 
 
Em conferência do fechamento disponibilizado encontrei divergências, podem conferir por favor. 
 
Atc, 
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Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático  
desta imagem da Internet.
Avast logo

 

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus. 
www.avast.com  
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Taynan Oliveira

De: José Vitor <financeiro2@ntlog.com.br>
Enviado em: terça-feira, 18 de maio de 2021 08:43
Para: 'Taynan Oliveira'; 'Eliane Aguiar'
Cc: 'Jurandir Dantas NTLOG'; 'Paulo Moura'; 'Financeiro'; hermes.marques@ntlog.com.br
Assunto: Fechamento 1ª Quinz. Maio - PER
Anexos: 1ª Quinz. Maio - PER.xlsx

Bom dia! 
  
Segue planilha de fechamento referente a 1ª quinzena de Maio.  
 
O pagamento  será efetuado somente após o envio da NF. Por tanto se houver pendencia de envio de NF, por favor providenciar com urgência! 
 
 
 
Atenciosamente, 
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Taynan Oliveira

De: José Vitor <financeiro2@ntlog.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 18 de junho de 2021 08:15
Para: 'Taynan Oliveira'; 'Eliane Aguiar'
Cc: 'Jurandir Dantas NTLOG'; 'Paulo Moura'; 'Financeiro'; hermes.marques@ntlog.com.br
Assunto: Fechamento 2ª Quinz. Maio - PER
Anexos: 2ª Quinz. Maio - PER.xlsx

Bom dia! 
  
Segue planilha de fechamento referente a 2ª quinzena de Maio.  
 
O pagamento  será efetuado somente após o envio da NF. Por tanto se houver pendencia de envio de NF, por favor providenciar com urgência! 
 
 
 
Atenciosamente, 
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Taynan Oliveira

De: eudes.pontes@logservicos.com.br
Enviado em: quarta-feira, 16 de junho de 2021 13:41
Para: financeiro@ntlog.com.br; financeiro2@ntlog.com.br; 'Ana Santos'; 'Taynan Oliveira'
Assunto: FATURAMENTO 1ª QZ DE JUNHO 2021
Anexos: 1 QZ JUNHO NTLOG.xlsx; NF 000000830_NT LOGISTICA LTDA.pdf

Boa tarde! 
 
Prezados, 
Estou enviando em anexo faturamento referente a 1ª qz de junho de 2021. 
 
Favor, confirmar recebimento deste e-mail. 
 
Grato, 
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Taynan Oliveira

De: eudes.pontes@logservicos.com.br
Enviado em: quinta-feira, 1 de julho de 2021 13:44
Para: financeiro@ntlog.com.br; financeiro2@ntlog.com.br; 'Ana Santos'; 'Taynan Oliveira'
Assunto: RES: FATURAMENTO 2ª QZ DE JUNHO 2021
Anexos: NFSE000000855_NT LOGISTICA LTDA.pdf; FECHAMENTO NTLOG_15 A 30.06.2021.xlsx

Boa tarde! 
 
Prezados, 
Estou enviando em anexo faturamento referente a 2ª qz de junho de 2021 e seu fechamento. 
 
Favor, confirmar recebimento deste e-mail. 
 
Att, 
 

 
 
 

De: eudes.pontes@logservicos.com.br <eudes.pontes@logservicos.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 16 de junho de 2021 13:41 
Para: 'financeiro@ntlog.com.br' <financeiro@ntlog.com.br>; 'financeiro2@ntlog.com.br' <financeiro2@ntlog.com.br>; 'Ana Santos' <ana.santos@logservicos.com.br>; 'Taynan 
Oliveira' <faturamento@logservicos.com.br> 
Assunto: FATURAMENTO 1ª QZ DE JUNHO 2021 
 
Boa tarde! 
 
Prezados, 
Estou enviando em anexo faturamento referente a 1ª qz de junho de 2021. 
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Favor, confirmar recebimento deste e-mail. 
 
Grato, 
 

 
 
 

Num. 114384114 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: GLAUCO RIBEIRO PINHEIRO DE MENEZES - 08/09/2022 13:51:05
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090813510500900000111827819
Número do documento: 22090813510500900000111827819


